De: Vianney Rojas vianney.rojas@mankiewicz.com.mx
Asunto: RV: Karrass: New Order # 2000006729
Fecha: 1 de noviembre de 2018, 11:25
Para: David Robledo Flores david.robledo@mankiewicz.com.mx

Vianney Rojas
Customer Service
Tel: +52 (442) 713 60 08

De: leonor.vergara@mankiewicz.com.mx [mailto:leonor.vergara@mankiewicz.com.mx]
Enviado el: miércoles, 3 de octubre de 2018 11:51

Para: vianney.rojas@mankiewicz.com.mx

Asunto: RV: Karrass: New Order # 2000006729

Pago!!

Leonor Vergara Lopez
leonor.vergara@mankiewicz.com.mx
Administracién y Finanzas

Tel. 01 442 713 60 16
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De: Karrass <registration@karrass.com>

Enviado el: miércoles, 3 de octubre de 2018 11:17 a. m.

Para: Leonor Vergara <leonor.vergara@mankiewicz.com.mx>
Asunto: Karrass: New Order # 2000006729

KQrrQss

Karrass, Ltd

Ave Paseo De La Reforma

295 Piso 8

Cuauhtemoc Distrito Federal 06500
Mexico

Dear Leonor Vergara,

Gracias por su inscripcion. En las proximas 24 horas recibird un correo con los detalles del seminario. Por alguna pregunta, se puede
comunicar con nosotros al siguiente correo, registration(@karrass.com, o llamarnos al (323) 866-3800, Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a
4:00 PST.

Su confirmacion se encuentra abajo.

Confirmacion #2000006729 Orden puesta el 03/10/2018 09:17:23

Detalles de Pago: Forma de Pago:

Leonor Vergara Credit Card Payment
Mankiewicz Mexico S.de R.L.de C.V.

Camino al Cerrito

13 Int. 71

Huertas de la Virgen, Queretaro 76900

México

T: 7136000

F: N/A
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Items Qty precio
Guadalajara 10-08-18

1 $948.00
SKU: 12345-1-1
Monterrey 11-05-18
1 $948.00
SKU: 10-04-18Mont-2
Puebla City 11-08-18
1 $948.00
SKU: Puebla071218-1-1
Subtotal $2,844.00
Tax $455.04
$3,299.04
Grand Total (Incl.Tax) (Prices in USD)
Asistentes
Producto Titulo Nombre de pila Apellido email
Guadalajara 10-08-18 Licenciado Vianney Rojas vianney.rojas@mankiewicz.com.mx
Monterrey 11-05-18 Ingeniero David Robledo david.robledo@mankiewicz.com.mx
Puebla City 11-08-18 Ingeniero Ernesto Cuesta ernesto.cuesta@mankiewicz.com.mx

POLITICA DE CANCELACION

Si usted estd registrado pero no puede asistir, Karrass debe ser notificado al menos siete dias antes del inicio del seminario de cualquier cancelacién
o transferencia. Usted puede cancelar su registracion y recibir un reembolso (menos la tarifa de registracién de $50), o se puede transferir a otro
seminario programado dentro de 12 meses de su fecha de registracion original. Sin ninguna notificacién previa, no podremos ofrecerle ningtin
reembolso. Substitutos pueden ser enviados en su lugar con notificacién previa. No somos capaces de hacer reservaciones de hotel. Ningtn tipo de
grabacién es permitido bajo ninguna circunstancia debido a la exclusiva confidencialidad y los derechos reservados del material de Negociacién
Eficaz®.

Canada Registration # 13120 8043 RT0001
Quebec QST Registration # 120 8115193 TQ 0001
UK VAT Registration No. GB205280345
Netherlands VAT # NL823947361B01

Germany VAT Registration No. DE297700003

Gracias
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